
 
 

DE: EDUARDO CORTÉS NÚÑEZ
      ADMINISTRADOR REGIONAL  TTA 

REGIÓN DE ATACAMA
     
A :  SABINO LEIVA NOVOA 
     DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y OPERACIONES 

 
 
 

Junto con saludar, adjunto remito a Usted,
• Rendición de gastos menores periodo 04-2024  

 
Lo anterior para las gestiones administrativas correspondientes.

Saluda atentamente a Ud.,

EDUARDO CORTÉS NÚÑEZ
ADMINISTRADOR/A TTA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES
TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

18/04/2024 15:17:00

MEMORÁNDUM: Nº 2024-110/

RENDICION DE GASTO MENOR 04/2024

18 de abril de 2024



PLANILLA DE RENDICIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDO FIJO

FECHA: 18-04-2024

NOMBRE FUNCIONARIO O
FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL
FONDO FIJO

Eduardo Alberto Cortés Núñez – RUT 15.869.915-K

DEPENDENCIA (TTA – ATTA)
TTA Copiapó

VALOR UTM DEL MES DE RENDICIÓN $65.182

Fecha N° de documento Descripción TOTAL ($) TOTAL (UTM)

15-04-2024 904343711811189419 Recarga chip sistema seguridad $1.000 0,02

18-04-2024 1620 Agua purificada periodo $20.000 0.31

TOTAL, DE GASTOS $21.000

ASIGNACIÓN FONDO FIJO $60.000

SALDO FONDO FIJO $39.000

Observaciones: Compra de agua purificada, se adjunta mail de autorización

Eduardo Alberto Cortés Núñez



RODDY FERNANDO JORQUERA PALLAUTA

19.450.993-6

Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA

,ELABORACION DE AGUA PURIFICADA.

RAULI 73

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.620

REF. VENDEDOR: 19450993-6

Fecha: 2024-04-18 11:29:07

Monto Total                 $ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de

$3.193

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl



De: Movisar Notifcacione
A: Eduardo Cortés Núñez
Asunto: ¡Recarga exitosa!  
Fecha: lunes, 15 de abril de 2024 11:12:13

Si no ves correctamente el contenido, puedes visualizarlo en el navegador

TU RECARGA HA SIDO
REALIZADA CON ÉXITO

Te informamo que recargase $1000 al número 996614438 a las
11:11 del 15-04-2024

Eso on lo detalle de la tranacción:

ID Ticket 100051867065

Monto Recargado $1000

Fecha de Transacción 15-04-2024

Vigencia de Recarga 30 Días

Número de Recarga 996614438

Código de Transacción 904343711811189419

Últimos 4 Dígitos de la Tarjeta 7763

Número de Cuotas 0

Código de Autorización 101618

Tipo de Transacción Pago

Tipo de Tarjeta RedCompra

Tipo de Cuotas 0

¿Qué tan fácil fue realizar tu recarga?
Ayúdanos a mejorar tu experiencia



¿Quiéres hacer tus recargas más rápido?
Decarga tu App Mi Movisar y podrá recargar o conocer tu aldo

de manera rápida y fácil

movisar.cl

Condiciones comerciales y contractuales en www.movisar.cl
 

Ese e-mail e generado de manera automática,
por favor no reponda a ese menaje.

© Movisar. Reerva de Derecho
 
Si ya no quiere recibir nuesro menaje y i deea deucribire de nuesra lisa de

correos, click aquí

 



De: Sabino Leiva Novoa
A: Eduardo Cortés Núñez
Asunto: RE: Solicitud de autorización de gasto menor $20.000.- Agua purificada.
Fecha: lunes, 15 de abril de 2024 10:29:14
Archivos adjuntos: image001.png

image002.png

Estimado Eduardo, doy V°B° para uso de ffijo.

Saludos cordiales,

————— 

Sabino Leiva Novoa 
Profesional Departamento Gestión y Operaciones

Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
Teatinos 120, 5° piso 

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile

 

De: Eduardo Cortés Núñez <ecortes@atta.gov.cl>

Enviado el: lunes, 15 de abril de 2024 9:48

Para: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>

Asunto: Solicitud de autorización de gasto menor $20.000.- Agua purificada.

 
Estimado Sabino buenos días, favor agradeceré autorizar gasto menor por $ 20.000.- agua

purificada.

Quedo atento, saludos cordiales

 

—————
Eduardo Cortés Núñez
Administrador
Tribunal Tributario y Aduanero
Región de Atacama
Avda. Los Carrera N° 795, Oficina 101.
ecortes@atta.gov.cl

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile
Tel: (+56) 52 2536215
Cel: +56 9 44439357

De: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>

Enviado: lunes, junio 19, 2023 11:27:16 a. m.

Para: Eduardo Cortés Núñez <ecortes@atta.gov.cl>

Asunto: RE: solicitud de autorización de gasto menor $48.000.- Agua purificada.



Eduardo, doy V°B° para uso de ffijo.

Saludos,

————— 

Sabino Leiva Novoa 
Profesional Departamento Gestión y Operaciones

Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
Teatinos 120, 5° piso 

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile 

De: Eduardo Cortés Núñez <ecortes@atta.gov.cl>

Enviado el: lunes, 19 de junio de 2023 10:12

Para: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>

Asunto: solicitud de autorización de gasto menor $48.000.- Agua purificada.

Estimado Sabino buenos días.

Te comento que a raíz de que en 2 procesos licitatorios no fue adjudicado el servicio de reposición

de agua purificada para el tribunal de Atacama , favor agradecer autorizar gasto menor para adquirir

agua purificada, siendo el promedio de consumo 6 mensuales, según el siguiente detalle:

Valor unitario de bidones con agua $ 8.000.-

Valor reposición agua purificada $ 2.000.-

Solicita autorizar

-Gasto menor periodo 07/2023 por 6 bidones con agua $ 48.000.-

-Gasto menor siguientes periodos, reposición 6 Bidones agua purificada $12.000.-



Quedo atento, saludos cordiales

—————
Eduardo Cortés Núñez
Administrador



Tribunal Tributario y Aduanero
Región de Atacama
Avda. Los Carrera N° 795, Oficina 101.
ecortes@atta.gov.cl

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile
Tel: (+56) 52 2536215
Cel: +56 9 44439357
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