ATTA .
MEMORANDUM: N° 2024-75/

Ministerio de
. Hacienda

RENDICION GASTO MENOR 03-2024

Gobiermo de Chile

18 de marzo de 2024

DE: EDUARDO CORTES NUNEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL TTA
REGION DE ATACAMA

A : SABINO LEIVA NOVOA
DEPARTAMENTO DE GESTION Y OPERACIONES

Junto con saludar, adjunto remito a Usted,

e Rendicion de gastos menores periodo 03-2024

Lo anterior para las gestiones administrativas correspondientes.

Saluda atentamente a Ud.,

EDUARDO CORTES NUNEZ

ADMINISTRADOR/A TTA

UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES
TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

18/03/2024 13:40:15
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PLANILLA DE RENDICION DE MOVIMIENTOS DE FONDO FIJO

FECHA: 18-03-2024
NOMBRE FUNCIONARIO O
FUNCIONARIA RESPONSABLE DEL Eduardo Alberto Cortés Nufiez — RUT 15.869.915-K
FONDO FlJO
DEPENDENCIA (TTA — ATTA) TTA Copiapo
VALOR UTM DEL MES DE RENDICION $64.793
Fecha N° de documento Descripcién TOTAL (S) TOTAL (UTM)

28-02-2024 13403 Pilas $6.800 0,10
05-03-2024 13637 Alargador eléctrico $19.300 0.30
13-03-2024 1529 Recarga Agua purificada $20.000 0.31
18-03-2024 904343711624074004 | Recarga Chip sistema Seguridad $1.000 0.02

TOTAL, DE GASTOS $47.100

ASIGNACION FONDO FIIO $60.000

SALDO FONDO FlJO $12.900

Observaciones: Compra de agua purificada, se adjunta mail de autorizacion
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COMERCIAL 1 ZADORA KADISON 1IN ADA
76.318.157. K

Gire: C/via AL POR M hon Al
DETALLE BTENES MUEBLES JUG, LTNE ;
BLANCA (ALZ )0

ATACAMA 455

Cupiapa, Coupiapn

BOLETA EL ECTRONTCA NUMERQ: 13.402
REF. VENDEDOR: 270746144

fecha: 2004 00 08 125 a8

Honto Tar

El VA incluido en esta holety o
$1.086

Res, 99 de 2014

VerdFigue documeni o e
el

COMERCIAL 1ZADORA MADISON | IME1ADA
76.318.157 K

Giro: C/VIA AL PUR MENOR Y Al
DETALLE BIENES MUEBLES JUG,LINEA
BLANCA (ALZJO

ATACAMA 455

Copiapa, Copiapo

BOLETA ELECTRONTCA NUMERO: 13.637
REF. VENDEDOR: 27074614 4

Fecha: 2024-03-05 12-47:2%

Mottt Tutal $19.300 v.

£l 1VA incluido en esta bolets es de

$3.082

Kes, 99 de 2014

Verifigue documento en
s11.¢]

RODDY FERNANDO JORQUERA PALLAUTA
19.450.993-6

Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA

, ELABORACION DE AGUA PURIFICADA.
RAULI 73

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.529
REF. VENDEDOR: 19450993-6

Fecha: 2024-03-13 10:20:26

Monto Total $ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de

$3.193

Timbre Electrénico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl



De: Movistar Notificaciones

A: Eduardo Cortés Nufiez
Asunto: iRecarga exitosa!
Fecha: lunes, 18 de marzo de 2024 13:07:50

Si no ves correctamente el contenido, puedes visualizarlo en el navegador

TU RECARGA HA SIDO
REALIZADA CON EXITO

(2]

Te informamos que recargaste $1000 al niUmero 996614438 a las
13:07 del 18-03-2024

Estos son los detalles de la transaccion:

4 )
ID Ticket 100051596617
Monto Recargado $1000
Fecha de Transaccion 18-03-2024
Vigencia de Recarga 30 Dias
Numero de Recarga 996614438
Codigo de Transaccion 904343711624074004
Ultimos 4 Digitos de la Tarjeta 7763
Numero de Cuotas 0
Codigo de Autorizacion 090324
Tipo de Transaccion Pago
Tipo de Tarjeta RedCompra
L Tipo de Cuotas 0 )
(2]

¢Qué tan facil fue realizar tu recarga?
Ayudanos a mejorar tu experiencia

(2]




De: Sabino Leiva Novoa

A: Eduardo Cortés Nuiez
Asunto: RE: Solicitud de autorizacién de gasto menor $20.000.- Agua purificada.
Fecha: miércoles, 13 de marzo de 2024 10:52:35
Archivos adjuntos: jmage001.png
image002.png

Estimado Eduardo, doy V°B° para uso de ffijo.

Saludos cordiales,

Sabino Leiva Novoa
Profesional Departamento Gestion y Operaciones

Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
Teatinos 120, 5° piso

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile

De: Eduardo Cortés Nufiez <ecortes@atta.gov.cl>

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 9:59

Para: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>

Asunto: Solicitud de autorizacion de gasto menor $20.000.- Agua purificada.
Importancia: Alta

Estimado Sabino buenos dias, favor agradeceré autorizar gasto menor por $ 20.000.- agua
purificada.

Quedo atento, saludos cordiales

Eduardo Cortés Nuiez
Administrador

Tribunal Tributario y Aduanero

Regién de Atacama

Avda. Los Carrera N° 795, Oficina 101.

ecortes@atta.gov.cl

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile
Tel: (+56) 52 2536215
Cel: +56 9 44439357

De: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>
Enviado: lunes, junio 19, 2023 11:27:16 a. m.

Para: Eduardo Cortés Nufiez <ecortes@atta.gov.cl>
Asunto: RE: solicitud de autorizacion de gasto menor $48.000.- Agua purificada.



Eduardo, doy V°B° para uso de ffijo.

Saludos,

Sabino Leiva Novoa

Profesional Departamento Gestiéon y Operaciones

Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
Teatinos 120, 5° piso

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile

De: Eduardo Cortés Nufiez <ecortes@atta.gov.cl>

Enviado el: lunes, 19 de junio de 2023 10:12

Para: Sabino Leiva Novoa <sleiva@atta.gov.cl>

Asunto: solicitud de autorizacion de gasto menor $48.000.- Agua purificada.

Estimado Sabino buenos dias.

Te comento que a raiz de que en 2 procesos licitatorios no fue adjudicado el servicio de reposicién
de agua purificada para el tribunal de Atacama, favor agradecer autorizar gasto menor para adquirir
agua purificada, siendo el promedio de consumo 6 mensuales, segln el siguiente detalle:

Valor unitario de bidones con agua $ 8.000.-
Valor reposicién agua purificada S 2.000.-

Solicita autorizar
-Gasto menor periodo 07/2023 por 6 bidones con agua $ 48.000.-
-Gasto menor siguientes periodos, reposicion 6 Bidones agua purificada $12.000.-



Bidon de Agua 20 Lts
$8.000

-'!:

- Recarga a

Quedo atento, saludos cordiales

Eduardo Cortés Nunez
Administrador

L2




Tribunal Tributario y Aduanero
Region de Atacama
Avda. Los Carrera N° 795, Oficina 101.

ecortes@atta.gov.cl

Ministerio de Hacienda | Gobierno de Chile
Tel: (+56) 52 2536215
Cel: +56 9 44439357

Confidencialidad: La informacion contenida en este correo electronico y/o en los archivos adjuntos es privada y confidencial, y esta
destinada al uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) va(n) dirigida(s). Si usted no es su destinatario, considere que
no esta autorizada la utilizacion, impresion, divulgacion, publicacién, distribucién, copia o cualquier accion que se efectie en relacién con
la informacién contenida en el presente correo. Si usted recibe este mensaje por error, informenos inmediatamente respondiendo al
remitente y eliminelo de su sistema sin dejar copia del mismo.

Confidential Notes: The information in this e-mail and in the enclosed files is confidential and can be used exclusively by the person or
entity referred to. If you are not the consignee, the unauthorized use, retention, disclosure, distribution or reproduction of this information
is strictly prohibited. In case of receiving this message by mistake, please inform us replying to the original e-mail and then erase it and
the attached files.

Confidencialidad: La informacién contenida en este correo electrénico y/o en los archivos adjuntos es privada y confidencial, y esta
destinada al uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) va(n) dirigida(s). Si usted no es su destinatario, considere que
no esta autorizada la utilizacion, impresion, divulgacion, publicacién, distribucion, copia o cualquier accion que se efectie en relacién con
la informacion contenida en el presente correo. Si usted recibe este mensaje por error, informenos inmediatamente respondiendo al
remitente y eliminelo de su sistema sin dejar copia del mismo.

Confidential Notes: The information in this e-mail and in the enclosed files is confidential and can be used exclusively by the person or
entity referred to. If you are not the consignee, the unauthorized use, retention, disclosure, distribution or reproduction of this information
is strictly prohibited. In case of receiving this message by mistake, please inform us replying to the original e-mail and then erase it and
the attached files.

Confidencialidad: La informacion contenida en este correo electrénico y/o en los archivos adjuntos es privada y confidencial, y esta
destinada al uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) va(n) dirigida(s). Si usted no es su destinatario, considere que
no esta autorizada la utilizacion, impresion, divulgacion, publicacién, distribucién, copia o cualquier accion que se efectie en relacién con
la informacion contenida en el presente correo. Si usted recibe este mensaje por error, informenos inmediatamente respondiendo al
remitente y eliminelo de su sistema sin dejar copia del mismo.

Confidential Notes: The information in this e-mail and in the enclosed files is confidential and can be used exclusively by the person or
entity referred to. If you are not the consignee, the unauthorized use, retention, disclosure, distribution or reproduction of this information
is strictly prohibited. In case of receiving this message by mistake, please inform us replying to the original e-mail and then erase it and
the attached files.

Confidencialidad: La informacion contenida en este correo electronico y/o en los archivos adjuntos es privada y confidencial, y esta
destinada al uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) va(n) dirigida(s). Si usted no es su destinatario, considere que
no esta autorizada la utilizacion, impresion, divulgacion, publicacién, distribucién, copia o cualquier accion que se efectie en relacién con
la informacién contenida en el presente correo. Si usted recibe este mensaje por error, informenos inmediatamente respondiendo al
remitente y eliminelo de su sistema sin dejar copia del mismo.

Confidential Notes: The information in this e-mail and in the enclosed files is confidential and can be used exclusively by the person or
entity referred to. If you are not the consignee, the unauthorized use, retention, disclosure, distribution or reproduction of this information
is strictly prohibited. In case of receiving this message by mistake, please inform us replying to the original e-mail and then erase it and
the attached files.
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